RE: RE[2]: ESCLARECIMENTO EDITAL 90051/2024
De: "Comercial MAD" <comercial@madseguranca.com>
Para: "Licitacdo - Pregdo’ <pregac@angra.rj.gov.br>
Marcadores:

08/30/24 06:49

Bom dialt
Solicito que seja acertado no Compras.Net.

Ainda constam 335 didrias e isso interfere no valor da proposta.

A Dispor

OMAD

Veronica Barbosa
2187045-0017

““rom: Licitacdo - Pregdo <pregac@angra.rj.gov.br>
Sent: Thursday, August 29, 2024 3:28 PM

To: Comercial MAD <comercial@madseguranca.com>
Subject: RE[2]: ESCLARECIMENTO EDITAL 950051/2024

Boa tarde, no item 13 do Edital o quantitativo é de 1170 diarias de 12h.

Katia Cordéiroh

possieatl 2}
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De: Comercial MAD (comercial@madseguranca.com)
Data: 08/29/24 09:20

Para: Licitagao - Pregdo (pregac@angra.rj.gov.br)
Assunto: RE: ESCLARECIMENTO EDITAL $0051/2024

Bom dia,

ao colocar a proposta no portal verifiquei a divergencia do quantitativo de diarias do item 13.

No edital constam 1170 diérias e no portal de compras constam 335.

Necessita ajuste
A dispor

OMAD

Veronica Barbosa
2197045-0017

From: Comercial MAD <comercial@madseguranca.coms>
Sent: Tuesday, August 27, 2024 8:11 PM

To: Licitago - Pregao <pregaoc@angra.rj.gov.br>
Subject:Re: ESCLARECIMENTO EDITAL 90051/2024

Muito obrigada. Entdo iremos participar
Sem mais,
Veronica



Em ter, 27 de ago. de 2024, 14:06, Licitagdo - Pregdo <pregac@angra.rj.gov.br> escreveu:
Boa tardel

Segundo o Edital: "5. CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 - O critério de julgamento da presente licitagsio é o menor prego POR ITEM. *, o critério de julgamento € por
item.

Atenciosamente,

Kétia Cordéiroh
Pregoeira

De: Comercial MAD (comercial@madseguranca.com)
Data: 08/27/24 07:29

Para: pregaoc@angra.rj.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTO EDITAL 90051/2024

Bom dia, Sr., Pregoeiro,
Somos da Empresa MAD SEGURANGA E VIGILANCIA LTDA, e nosso objetivo neste e-mail é a obter
informacio de como serd feito o preg3o. Se na totalidade dos itens ou a cada item.

Sem mais, ¥
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Veronica Barbosa
21 97045-0017



RE: RE[2]: ESCLARECIMENTO EDITAL 90051/2024

De: "Comercial MAD" <comercial@madseguranca.com> 08/30/2411:12
Para: "Licitagao - Pregao” <pregao@angra.rj.gov.br>

Anexos: TELA PREGAOQ.jpeg (62,8 kB);

Marcadores:

Bom dia novamente!

Vou encaminhar um print da tela do portal que consta divergencia no item 13.
Espero ajudar!
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Veronica Barbosa
21 97045-0017 2O

“rom: Licitacdo - Pregdo <pregac@angra.rj.gov.br>
sent: Thursday, August 29, 2024 3:28 PM

To: Comercial MAD <comercial@madseguranca.com:>
Subject: RE[2]: ESCLARECIMENTQ EDITAL 90051/2024

Boa tarde, no item 13 do Edital o quantitativo é de 1170 diarias de 12h.

Katia Cordéirch

De: Comercial MAD (comercial@madseguranca.com)
Data: 08/29/24 09:20

Para: Licitagao - Pregéo (pregao@angra.rj.gov.br)
Assunto: RE: ESCLARECIMENTO EDITAL 90051/2024

Bom dia,

ao colocar a proposta no portal verifiquei a divergencia do quantitativo de dirias do item 13.
No edital constam 1170 didrias e no portal de compras constam 335.

Necessita ajuste

A dispor

OMAD

Veronica Barbosa
21 97045-0017

From: Comercial MAD <comercial@madseguranca.com>
Sent: Tuesday, August 27, 2024 8:11 PM

To: Licitagdo - Pregéo <pregaoc@angra.rj.gov.br>
Subject:Re: ESCLARECIMENTO EDITAL 90051/2024

Muito obrigada. Entdo iremos participar
Sem mais,
Veronica



Em ter,, 27 de ago. de 2024, 14.06, Licitagdo - Pregdo <pregac@angra.ij.gov.br> escreveu:
Boa tarde!

Segundo o Edital: "5. CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 - O critério de julgamento da presente licitagdo é o menor prego POR ITEM. ", 0 critério de julgamento é por
item.

Atenciosamente,

Kétia Cordéiroh
Pregoeira

De: Comercial MAD (comercial@madseguranca.com)
Data: 08/27/24 07:29

Para: pregao@angra.rj.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTO EDITAL 90051/2024

Bom dia, Sr., Pregoeiro,
Somos da Empresa MAD SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, e nosso objetivo neste e-mail é a obter
informagdo de como sera feito o pregdo. Se na totalidade dos itens ou a cada item.

Sem mais,
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Veronica Barbosa
2197045-0017



Re: SOLICITAGAO

De: "Licitagao - Pregdc’ <pregao@angra.rj.gov.br> 09/02/2410:14
Para: "Comercial MAD" <comercial@madseguranca.com>

Marcadores:

Bom dia, como houve um erro material que interfere no valor, o certame sera suspenso SINEDIE.

Katia Cordéiroh

De: Comercial MAD {comercial@madseguranca.corm) al L

Data: 09/02/24 0829

Para: Licitagdo - Preg_éo {pregao@angra.rj.gov.br) 002527
Assunto: SOLICITAGAO 3us
Bom dia, E

venho através deste solicitar que seja corrigido no portal de compras a quantidade do item 13.

O preg3o sera amanha e isto prejudica.
Grata!

OM.AD

Veronica Barbosa
2137045-0017
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Re: SOLICITACAQ 00 5 A =it

S - VI — T = S

Re: SOLICITAGAO + Add Tag 2209/02/2413 26

From: Comercial MAD {comercial@madseguranca.com)

To Licitagdo - Pregdo

Todos zipados v~ Outlook-Okvjufemjpg (69%B) § ~ Cutiook-Okviufermn.jpg (6,9kB) § ~

Re: SOLICITAGAO

De: "Comercial MAD" <comercial@madseguranca.com> 09/02/2413:26
Para:  ’Licitag8o - Pregdo” <pregao@angra.rj.gov.br>

Anexos: QOutlook-Okvjufem.jpg (6,9 kB); Outtook-Okvijufem.jpg (6,9 kB);

Obrigada pelo retorno. Mas na verdade o erro é somente no portal. O edital esta correto
Em seq., 2 de set. de 2024, 10:14, Licitag&o - Pregdo <pregaoc@angra.ri.gov.br> escreveu: R o500
Bom dia, como houve um erro material que interfere no valor, o certame sera suspenso SINEDIE. 3uw

&%@mﬂ,
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Katia Cordéiroh

De: Comercial MAD (comercial@madseguranca.com)
Data: 09/02/24 08:29

Para: Licitagdo - Pregdo (pregao@angra.rj.gov.br)
Assunto: SOLICITACAQ

Bom dia,

venho através deste solicitar que seja corrigido no portal de compras a quantidade do item 13,
O pregfo sera amanha e isto prejudica.

Gratal

Veronica Barbosa
2197045-0017
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Re: Re[2]: SOLICITAGAO

De: "Comercial MAD" <comercial@madseguranca.com> 09/02/24 14:27
Para: "Licitagdo - Pregdo"’ <pregao@angra.rj.gov.br>

Anexos; Outlook-Okvjufem.jpg (6,9 kB); Outlook-Okvjufem.jpg (6,9 kB);

Marcadores:

0k, fico no aguardo.
QObrigada
Na expectativa

Em seg., 2 de set. de 2024, 14:16, Licitagéo - Pregdo <pregao@angra.rj.gov.br> escreveu:
Boa tarde, o certame foi suspenso, pois, ndo tem a possibilidade alterar o quantitativo no portal sem suspender o

certame, desta
forma foi suspenso, sera corrigido e iremos colocar no portal com nova data.

Katia Cordéiroh

De: Comercial MAD (comercial@madseguranca.com) =3
Data: 09/02/24 13:26 FOPAOIGF
Para: Licitag&o - Pregdo (pregao@angra.rj.gov.br) 847
Assunto: Re: SOLICITAGAO

agm19
Obrigada pelo retorno. Mas na verdade o erro é somente no portal. O edital estd correto %

Em seg., 2 de set. de 2024, 10:14, Licita¢do - Pregéo <pregao@angra.tj.gov.br> escreveu:
Bom dia, como houve um erro material que interfere no valor, o certame sera suspenso SINEDIE.

Katia Cordéiroh

De: Comercial MAD (comercial@madseguranca.com)
Data: 09/02/24 08:29

Para: Licitag&o - Preg&o (pregac@angra.rj.gov.br)
Assunto: SOLICITAGAO

Bom dia,

venho através deste solicitar que seja corrigido no portal de compras a quantidade do item 13.
O pregdo serd amanha e isto prejudica.

Grata!

Veronica Barbosa
21 97045-0017
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